西南证券

关于湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司股票交易异常波动的风险

提示性公告

西南证券作为湖北勤劳农夫生态农业股份有限公司的持续督导主办券商，通

过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号 类别 风险事项

挂牌公司是

否履行信息

披露义务

1 信息披露 公司股票交易异常波动 否

（二） 风险事项情况

公司股票最近 3 个有成交的交易日（20220315-20220317）以内收盘价跌幅

累计达到 70.00%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则》

的有关规定，属于股票异常交易波动情形。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情

形。

勤劳农夫股票自 2022年 3月 9日起复牌进入摘牌整理期，整理期为 10个交

易日，并于 2022年 3月 23日终止挂牌。2022年 3月 17日，公司股票交易异常

波动。

三、 主办券商提示

勤劳农夫董事会秘书已离职，公司信息披露事务由董事长盛俊暂代。主办券

商目前无法联系上公司实际控制人刘开红、盛俊（暂代信息披露负责人），无法

向公司及相关主体核实公司是否存在应披露而未披露的重大事项等相关情况，无

法获知股票交易的投资者与交易原因。

主办券商将持续联系公司实际控制人，及时提示相关风险，敬请投资者注意

投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者关注公司信息，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

西南证券

2022年 3月 17日  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