公告编号：2024-004

证券代码：835319        证券简称：康安租赁        主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司

关于股东持股情况变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 本次持股变动基本情况

（一） 投资者股份变动情况

股东

名称

股份

性质

本次股份变动前 本次股份变动后 变

动

时

间

变

动

方

式

股数（股）
占股本

比例
股数（股）

占股本

比例

海宁

虎霸

集团

有限

公司

合计持

有股份

126,493,222 61.7000% 120,243,222 58.6514% 2024

年 1

月

30

日

大

宗

交

易

其中：

无限售

股份

126,493,222 61.7000% 120,243,222 58.6514%

有限售

股份

0 0% 0 0%

杭州

奥斯

汀投

资有

限公

合计持

有股份

8,946,282 4.3638% 8,946,282 4.3638% 2024

年 1

月

30

日

大

宗

交

易

其中：

无限售

股份

8,946,282 4.3638% 8,946,282 4.3638%

司

有限售

股份

范水

荣

合计持

有股份

24,570,668 11.9849% 24,570,668 11.9849% 2024

年 1

月

30

日

大

宗

交

易

其中：

无限售

股份

6,142,667 2.9962% 6,142,667 2.9962%

有限售

股份

18,428,001 8.9887% 18,428,001 8.9887%

范卫

强

合计持

有股份

4,083,622 1.9919% 10,333,662 5.0405% 2024

年 1

月

30

日

大

宗

交

易

其中：

无限售

股份

1,020,904 0.4980% 1,020,904 0.4980%

有限售

股份

3,062,718 1.4939% 9,312,758 4.5425%

公司股东海宁虎霸集团有限公司、杭州奥斯汀投资有限公司其均由康安租赁

实际控制人范水荣实际控制。

海宁虎霸集团有限公司于 2024年 1月 30 日，通过大宗交易的方式减持浙江

康安融资租赁股份有限公司 6,250,000股。本次大宗交易后，范水荣通过直接持

股、间接持股及一致行动人等方式拥有浙江康安融资租赁股份有限公司的股权比

例由 78.0487%变更为 75.0001%。

范卫强于 2024年 1月 30日，通过大宗交易的方式增持浙江康安融资租赁股

份有限公司 6,250,000 股。本次大宗交易后，范卫强直接持有浙江康安融资租赁

股份有限公司的股权比例由 1.9919%变更为 5.0405%。

（二） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

公司名称 海宁虎霸集团有限公司

法定代表人 范水荣

实际控制人 范水荣

成立日期 2006年 6月 22日

注册资本（单位：元） 120,000,000

住所/通讯地址 浙江省海宁农业对外综合开发区新兴路 3号

经营范围

建筑工程用机械、起重运输设备制造、安装、维

修、加工（凭有效许可证经营）；纺织制成品、

针织品制造、加工

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

股权结构 范水荣持股占比 70%，范林辉持股占比 30%

统一社会信用代码 91330481789697086D

是否属于失信联合惩戒对象 否

2、 自然人基本信息

姓名 范水荣

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址 浙江省海宁市许村镇塘桥村潘家坝 46号

是否属于失信联合惩戒对象 否

姓名 范卫强

性别 男

国籍 中国

是否拥有永久境外居留权 否 -

住所/通讯地址
浙江省嘉兴市海宁市钱江西路百合新城高层秋

林苑 4-1401

是否属于失信联合惩戒对象 否

公司股东海宁虎霸集团有限公司、杭州奥斯汀投资有限公司其均由康安租赁

实际控制人范水荣实际控制。

海宁虎霸集团有限公司于 2024年 1月 30 日，通过大宗交易的方式减持浙江

康安融资租赁股份有限公司 6,250,000股。本次大宗交易后，范水荣通过直接持

股、间接持股及一致行动人等方式拥有浙江康安融资租赁股份有限公司的股权比

例由 78.0487%变更为 75.0001%。

范卫强于 2024年 1月 30日，通过大宗交易的方式增持浙江康安融资租赁股

份有限公司 6,250,000 股。本次大宗交易后，范卫强直接持有浙江康安融资租赁

股份有限公司的股权比例由 1.9919%变更为 5.0405%。

二、 所涉及后续事项

本次权益变动不会导致第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动涉及投资者披露权益变动报告书，具体内容详见公司于 2024

年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-003）

三、 备查文件目录

信息披露义务人的营业执照复印件及《权益变动报告书》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日  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