证券代码：
 证券简称：信濠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电
公告编号：2024
026

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份

被司法冻结及轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份冻结基本情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%

以上股东梁国豪先生通知，获悉梁国豪先生所持有的公司部分股份被司法冻结

及轮候冻结，具体事项如下：

1．本次部分股份被司法冻结基本情况

股

东

名

称

是否为控股

股东或第一

大股东及其

一致行动人

本次冻结

股份数量

（股）

占其所

持股份

比例

占公

司总

股本

比例

是否为限

售股及限

售类型

起始日 到期日
冻结

申请人
原因

梁

国

豪

否

432,588 2.37% 0.36%

首发前限

售股

2024-04-

19

2027-04-

18

深圳市

宝安区

人民法

院

司法

再冻

结

1,202,921 6.59% 1.00%

797,079 4.37% 0.66%

252,921 1.39% 0.21%

546,000 2.99% 0.46%

326,687 1.79% 0.27%

675,000 3.70% 0.56%

26,804 0.15% 0.02%

740,000 4.06% 0.62%

合

计
- 5,000,000 27.40% 4.17% - - - - -

2．本次部分股份轮候冻结基本情况

股

东

名

称

是否为控股股东

或第一大股东及

其一致行动人

本次涉及

股份数量

（股）

占其

所持

股份

比例

占公

司总

股本

比例

是否为

限售股

及限售

类型

委托日期 轮候期限
冻结

申请人
原因

梁

国

豪

否 116,000 0.64% 0.10%
首发前

限售股

2024-03-

20
36 个月

东莞市

第二人

民法院

轮候

冻结

合

计
- 116,000 0.64% 0.10% - - - - -

3．股东股份累计被冻结或标记等情况

（1）截至2024年4月22日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结

或标记如下：

股东名称
持股数量

（股）

持股

比例

累计被冻结数量

（股）

累计被标记

数量（股）

合计占其所

持股份比例

合计占公

司总股本

比例

梁国豪 18,246,000 15.21% 11,420,101 6,627,703 98.91% 15.04%

梁国强 2,700,000 2.25% 500,000 - 18.52% 0.42%

合计 20,946,000 -  11,920,101  6,627,703 - -

（2）截至2024年4月22日，上述股东所持股份累计被轮候冻结情况如下：

股东名称 持股数量（股）
持股

比例

累计被轮候冻结数

量（股）

合计占其所持股份

比例

合计占公司

总股本比例

梁国豪 18,246,000 15.21% 395,234  2.17% 0.33%

合计 18,246,000 15.21% 395,234  2.17% 0.33%

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

 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