证券代码：301323          证券简称：新莱福        公告编号： 2025-024

广州新莱福新材料股份有限公司

关于本次交易停牌前一个交易日

前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现

金的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称“金南磁材”）100%股份，并募

集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因本次交易处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护

投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司

申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：新莱福，证券代码：301323）自

2025年4月14日（星期一）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年4月14日披露

的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公

告》（公告编号：2025-006）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关要求，公

司现将公司股票停牌前一个交易日（2025年4月11日）前十大股东和前十大流通股股东

的股东名称、股份数量、持股比例披露如下：

一、公司股票停牌前一个交易日（即2025年4月11日）的前十大股东持股情况如

下：

序号 持有人名称 持股数量（股）
占公司股份总数的

比例（%）

1 宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙） 36,525,000 34.81

2 广州易上投资股份有限公司 14,392,500 13.72

3 骏材有限公司 7,884,000 7.51

4 福溢香港有限公司 6,936,000 6.61

5 前桥清 3,562,500 3.40

6 前桥义幸 2,850,000 2.72

7 张薇 2,267,800 2.16

8
深圳前海春阳资产管理有限公司－深圳春阳云

颂创业投资合伙企业（有限合伙） 1,821,371 1.74

9 长江证券股份有限公司 1,727,300 1.65

10
中信证券－渤海银行－中信证券新莱福员工参

与创业板战略配售集合资产管理计划 909,700 0.87

注：1.股东张薇通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,237,800 股，

实际合计持有 2,267,800 股。

2.公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,398,790 股，占

公司目前总股本的 1.33%。

二、公司股票停牌前一个交易日（即2025年4月11日）的前十大流通股股东持股

情况如下：

序号 持有人名称 持股数量（股）
占公司无限售条件流通

股股份总数的比例（%）

1 广州易上投资股份有限公司 13,433,000 20.05

2 骏材有限公司 7,884,000 11.77

3 福溢香港有限公司 6,936,000 10.35

4 前桥清 3,562,500 5.32

5 前桥义幸 2,850,000 4.25

6 张薇 2,267,800 3.38

7
深圳前海春阳资产管理有限公司－深圳春
阳云颂创业投资合伙企业（有限合伙）

1,821,371 2.72

8 长江证券股份有限公司 1,727,300 2.58

9
中信证券－渤海银行－中信证券新莱福员
工参与创业板战略配售集合资产管理计划

909,700 1.36

10 胡军校 896,018 1.34

注：1.股东张薇通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,237,800 股，

实际合计持有 2,267,800 股。

2.公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,398,790 股，占

公司目前总股本的 1.33%。

3.股东胡军校通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 336,300 股，实际

合计持有 896,018 股。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

                                           董事会

2025年4月28日