证券代码：600258         证券简称：首旅酒店       编号：临 2024-003

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于推动公司“提质增

  效重回报”及控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为维护公司全体股东利益，基于对北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以

下简称“公司”）未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措施切实“提

质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：

一、控股股东首旅集团自愿承诺不减持公司股份

公司于近日收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅

集团”）出具的《关于自愿不减持北京首旅酒店（集团）股份有限公司股份的承

诺函》，现将相关情况公告如下：

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持

续、稳定、健康发展，支持首旅酒店实现未来战略规划，切实维护广大投资者利

益，促进公司内在价值合理回归，首旅集团向全体投资者承诺：

自 2024 年 2 月 19 日起至 2025 年 2 月 18 日止 12 个月内，首旅集团不以任

何方式减持直接所持有的公司股份，上述承诺期间内该部分股份因送股、公积金

转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。在上述承诺期间，

若首旅集团违反承诺减持公司股份，则因减持公司股份所得收益全部归公司所有。

截至本公告披露日，首旅集团持有公司股份数如下：

股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例 股份性质

首旅集团 385,677,344 34.54% 无限售条件流通股

二、坚持做大做强酒店主业，激发价值创造

公司始终坚持 “发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心经

营战略，重视可持续发展和股东的长远利益，坚定提升公司高质量发展，做大做

强主业，积极倡导价值投资理念持续提升业绩，回报投资者。

三、2023 年度经营业绩概况

2024 年 1 月 29 日，公司已披露 2023 年业绩预盈公告（临 2024-002 号），

2023 年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，实现归

属于上市公司股东的净利润为 77,000 万元至 83,000 万元，比上年同期增加

135,217-141,217 万元，增长 232%-243%；归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润为 70,000 万元至 76,000 万元，比上年同期增加 137,378-143,378

万元，增长 204%-213%。

展望 2024 年，公司将继续坚持规模化发展，持续升级迭代酒店产品，优化

客户服务和体验，努力提高公司经营业绩。

四、积极与投资者有效沟通

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露

信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将继续积极参加上海证券交

易所组织的各类业绩说明会，并持续通过“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投

资者电话、投资者交流会、现场调研等各种形式，加强与投资者的沟通、交流，

促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

    五、后续事宜

公司将以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公

司治理、积极的投资者回报，将“以投资者为本”落到实处，切实履行上市公司

的责任和义务，回馈投资者的信任。

六、 备查文件

   《北京首都旅游集团有限责任公司关于自愿不减持北京首旅酒店（集团）股

份有限公司股份的承诺函》。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2024年 2月 19 日