证券代码：002435          证券简称：长江健康        公告编号：2023-056

长江润发健康产业股份有限公司

关于 5%以上股东减持计划提前终止的公告

股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）保证向本公

司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

长江润发健康产业股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月2日披露了《关

于股东减持计划期限届满及减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-007），

公司持股5%以上股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）

（以下简称“中山松德”）计划自公告披露之日起15个交易日后的六个月内，以

集中竞价方式减持本公司股份不超过24,719,660股，即不超过公司总股本的2%。

近日，公司收到中山松德的通知，中山松德决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日