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证券代码：002437           证券简称：誉衡药业         公告编号：2021-046

股东关于被动减持哈尔滨誉衡药业股份有限公司股份

超过 1%的公告

股东 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION、朱吉

满保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

2021 年 7 月 27 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）经

查询淘宝网司法拍卖平台，2021 年 7 月 26 日 10 时至 2021 年 7 月 27 日 10 时，

公司实际控制人朱吉满先生持有的 3,987,000 股公司股票被公开拍卖，占公司总

股本的 0.18%，根据淘宝网司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次

网络拍卖竞价结果为：用户姓名张岳洲通过竞买号 M4397 于 2021/07/27 10:15:22

在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“朱吉满持有的哈尔滨誉衡药

业股份有限公司（证券代码 002437）3987000 股无限售流通股”项目公开竞价中，

以最高应价胜出，该标的网络拍卖成交价格：¥9661697（玖佰陆拾陆万壹仟陆佰

玖拾柒元），标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

此外，公司收到公司股东 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS

CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）的通知，2021 年 2 月 3 日至 2021 年

7 月 27 日期间，誉衡国际被动减持公司股票 1,800 万股，占公司总股本的 0.82%。

具体情况如下：

1、基本情况

信息披露义务人 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION、朱吉满

住所
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,

Tortola,VG1110, British Virgin Islands、西安市莲湖区桃园南路 29 号

权益变动时间 2021 年 2 月 3 日至 2021 年 7 月 27 日

股票简称 誉衡药业 股票代码 002437

变动类型（可多选） 增加□  减少☑ 一致行动人 有☑  无□

是否为第一大股东或实际控制人 是☑  否□

2、本次权益变动情况

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股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）

A 股 2,198.70 1.00%

合  计 2,198.70 1.00%

本次权益变动方式（可多选）

通过证券交易所的集中交易   □

通过证券交易所的大宗交易   ☑

其他                       ☑（司法拍卖）

3、 本次变动前后，实际控制人朱吉满先生、控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集

团”）及其一致行动人誉衡国际、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健

康科技”）拥有上市公司权益的股份情况

股份性质

本次变动前持有股份 本次变动后持有股份

股数(万股) 占总股本比例(%) 股数(万股) 占总股本比例(%)

誉衡集团 70,624.85 32.13% 70,624.85 32.13%

誉衡国际 11,471.07 5.22% 9,671.07 4.40%

健康科技 4,290.46 1.95% 4,290.46 1.95%

朱吉满 996.75 0.45% 598.05 0.27%

合计持有股份 87,383.13 39.75% 85,184.43 38.75%

其中：无限售条件股份 86,635.57 39.41% 84,586.38 38.48%

      有限售条件股份 747.56 0.34% 598.05 0.27%

4、承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出

的承诺、意向、计划

是☑  否□

本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，具体内容详见公司

2020 年 9 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 的《关于股东可能减持公司股票的预披露公告》。

本次变动是否存在违反《证

券法》《上市公司收购管理

办法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和本

所业务规则等规定的情况

是☑  否□

本次公司董事朱吉满先生所持的部分股份被司法拍卖造成被动减持，导

致其违反了每年转让股份不得超过其所持有公司股份总股的百分之二十

五的相关规定。

5、被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条

的规定，是否存在不得行使

表决权的股份

是□  否☑

如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6、备查文件

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1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□

2、相关书面承诺文件□

3、律师的书面意见□

4、深交所要求的其他文件☑

7、其他说明

自 2020 年 6 月 2 日披露的《简式权益变动报告书》至 2021 年 7 月 27 日期间，控股股东、一致行动人

合计减持公司股份 101,095,811 股，占公司总股本的 4.60%。

特此公告。

信息披露义务人：

YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION

朱吉满

二〇二一年七月二十八日