证券代码：835368        证券简称：连城数控        公告编号：2024-006

大连连城数控机器股份有限公司

关于公司实际控制人、董事长收到行政处罚事先告知书

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：《行政处罚事先告知书》〔2024〕1 号

收到日期：2024 年 1 月 29 日

生效日期：2024 年 1 月 17 日

作出主体：中国证监会及其派出机构辽宁监管局

措施类别：行政处罚

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称 类别 具体任职/关联关系

李春安 实际控制人、董监高 实际控制人、董事长

涉嫌违法违规事项类别：

涉嫌泄露内幕信息。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

深圳市石金科技股份有限公司（以下简称石金科技）董事长李某红于 2019

年 8月向大连连城数控机器股份有限公司（以下简称连城数控）董事长李春安

介绍石金科技公司并询问连城数控投资石金科技的意向，李春安当时没有明确

意见。2020年 6月 2日，李某红再次向李春安发送拟合作方案，双方就连城数

控拟参与石金科技定增发行股票事宜初步形成动议，随后李春安将与李某红的

相关聊天记录转发给赵某平。赵某平在内幕信息敏感期内交易了“石金科技”。

中国证券监督管理委员会辽宁监管局（以下简称辽宁监管局）经调查认为，

石金科技定增发行股票事项属于《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

法》）第八十条第二款第九项规定的重大事项，公开前，属于《证券法》第五十

二条第二款规定的内幕信息。内幕信息形成时间不晚于 2020 年 6 月 2 日，公

开于石金科技披露定增发行股票事宜的公告日，即 2020年 10月 29 日。

李春安作为石金科技定增发行对象连城数控的董事长，按照《非上市公众

公司监督管理办法》（证监会令第 161号）第四十二条第一款和第二款第三项、

第四十三条第一款和第二款的规定，属于《证券法》第五十一条第九项规定的

内幕信息知情人，在内幕信息公开前，将内幕信息泄露给赵某平，上述行为涉

嫌违反了《证券法》第五十三条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十一

条第一款所述的泄露内幕信息行为。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《国务院

关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》（国发〔2013〕49 号）第五

条、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）第八十四条、《证

券法》第一百九十一条第一款的规定，辽宁监管局拟作出以下决定：

对李春安处以 500,000元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四

条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就辽宁监管局

拟对李春安实施的处罚决定，李春安享有陈述、申辩、要求听证的权利。李春

安提出的事实、理由和证据，经辽宁监管局复核成立的，辽宁监管局将予以采

纳。如果李春安放弃陈述、申辩和听证的权利，辽宁监管局将按照上述事实、

理由和依据作出正式的行政处罚。

（三）其他需要说明的情况：

2024年 1月 29日，李春安授权委托人代为领取《行政处罚事先告知书》

的同时，已授权签署《行政处罚事先告知书回执》，其中明确需要行使陈述、申

辩及听证权利。后续李春安将根据自身实际及申辩资料准备等情况，进一步确

定是否正式提请履行相关程序。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述事项涉及的被处罚主体并非本公司，目前上述事项未对公司生产经营

产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

目前上述事项未对公司财务状况产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止上市的风险。

四、应对措施或整改情况

公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚事先告知书》

〔2024〕1号。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日  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