公告编号：2024-008

证券代码：837656        证券简称：瑞宝股份           主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司

关于股东所持公司股票自愿限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 本次股票自愿限售数量共计 11,487,720 股，占公司总股本 19.1462%，涉及自

愿限售股东 3名。

公告编号：2024-008

二、 本次股票自愿限售的明细情况

单位：股

序号

股东姓

名或名

称

是否

为控

股股

东、实

际控

制人

或其

一致

行动

人

是否为

控股股

东、实

际控制

人的亲

属，如

是，说

明亲属

关系*

是否为

公开发

行前直

接持有

10%以上

股份的

股东*

是否为

公开发

行前未

直接持

有但可

实际支

配 10%以

上股份

表决权

的相关

主体*

董事、监

事、高级

管理人

员任职

情况

截止 2024

年 3月 8日

持股数量

本次自愿

限售前已

处于限售

登记状态

的股票数

量

本次自愿

限售登记

股票数量

本次限

售股数

占公司

总股本

比例

自愿限售期间

本次

限售

后该

股东

所持

的无

限售

条件

股份

数量

1 刘建 是 不适用 不适用 不适用 任 公 司

董 事 长

兼 总 经

理

16,972,920 11,485,200 5,487,720 9.1462% 2024.03.06-2028.11.10 0

2 赵永彬 是 不适用 不适用 不适用 任 公 司

董事、副

总经理

5,733,000 2,733,000 3,000,000 5.0000% 2024.03.06-2028.11.10 0

3 邓毅 否 不适用 不适用 不适用 任 公 司 3,000,000 0 3,000,000 5.0000% 2024.03.06-2028.11.10 0

挂牌公司已于 2024年 3月 15日对上述股票申请限售。

董事、副

总经理、

财 务 总

监

三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件

公司股东刘建、赵永彬、邓毅等 3名股东于 2024 年 3月 13日自愿签署的《关于新

增股份锁定的承诺函》，承诺自 2024 年 3 月 6 日至 2028 年 11 月 10 日期间（以下简称

“锁定期”），不转让持有的公司股份，不委托他人代为管理该等股份，也不在该等股份

上设定质押或其它权利负担。

如公司自锁定期内发生依法需要调整股份锁定期的情形，承诺方同意根据相关法律

法规、中国证券监督管理委员会及证券交易所规范性文件的要求对承诺方所持有的公司

股份的锁定期进行相应调整，并另行出具承诺函，本承诺函届时将自动失效。

此承诺为不可撤销的承诺。

上述承诺函的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2024-007）。

四、 本次股票自愿限售后公司股本情况

股份性质 数量（股） 百分比（%）

无限售条件的股份 875,400 1.4590%

有限售条件的股

份

1、高管股份 36,037,920 60.0632%

2、个人或基金 10,113,180 16.8553%

3、其他法人 12,973,500 21.6225%

4、其他 0 0.0000%

有限售条件股份合计 59,124,600 98.5410%

总股本 60,000,000 100.0000%

五、 其他情况

公司将根据相关规定及时在中国证券登记结算有限责任公司办理完成自愿限售登

记。

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2024年 3月 15日 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